
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA ÇUMRA İHSAN ÇETİNKAYA İMAM HATİP ORTAOKULU4. SINIF LGS 5.DENEME 159 159 3030 91850

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (SOS) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik SOSYAL BİLGİLER Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 8,61 9 6 9,03 9 5 9,49 9 6 8,55 7 3 7,05 43 26 42,73 376,410

Okul Ortalaması 9 6 8,50 8 6 8,45 9 5 9,37 8 7 7,67 7 3 6,66 41 27 40,65 366,790

KATILIMLAR

1 0 ZÜMRANUR NAYIR 4B 14 1 14,00 15 0 15,00 14 1 14,00 13 2 13,00 9 1 9,00 65 5 65,00 479,153 1 1 1 216 4239
% 4,62

2 19 FATMA AKYIL 4A 13 2 13,00 13 2 13,00 14 1 14,00 14 1 14,00 10 0 10,00 64 6 64,00 469,611 1 2 2 384 7606
% 8,28

3 0 MEYRA AY 4C 12 3 12,00 15 0 15,00 12 3 12,00 13 2 13,00 10 0 10,00 62 8 62,00 465,259 1 3 3 445 9235
% 10

4 0 ERVANUR AM* GELDİ4C 11 4 11,00 14 1 14,00 14 1 14,00 15 0 15,00 8 2 8,00 62 8 62,00 465,205 2 4 4 447 9284
% 10

5 0 LEYLA NUR BALCI 4E 12 3 12,00 14 1 14,00 13 2 13,00 15 0 15,00 6 4 6,00 60 10 60,00 464,767 1 5 5 457 9417
% 10

6 0 F ELİF DEMİRCİ 4B 12 3 12,00 13 2 13,00 14 1 14,00 14 1 14,00 10 0 10,00 63 7 63,00 463,864 2 6 6 469 9764
% 11

7 0 HAFİZE SELÇUK 4D 11 4 11,00 15 0 15,00 11 4 11,00 14 1 14,00 10 0 10,00 61 9 61,00 462,770 1 7 7 488 10200
% 11

8 0 ERVA ERKOYUNCU  13 2 13,00 12 3 12,00 13 2 13,00 14 1 14,00 10 0 10,00 62 8 62,00 461,792 1 8 8 503 10576
% 12

9 0 SİMANUR CERİT 4E 11 4 11,00 14 0 14,00 13 0 13,00 14 1 14,00 9 1 9,00 61 6 61,00 459,548 2 9 9 532 11461
% 12

10 0 GÜLSÜM AKSOY 4C 15 0 15,00 12 3 12,00 11 4 11,00 12 3 12,00 10 0 10,00 60 10 60,00 457,983 3 10 10 558 12086
% 13

11 0 ZEYNEP DUR 4C 11 4 11,00 13 1 13,00 11 2 11,00 15 0 15,00 9 1 9,00 59 8 59,00 454,986 4 11 11 609 13348
% 15

12 0 ASYA GÜRBÜZ 4B 12 3 12,00 14 1 14,00 14 1 14,00 11 4 11,00 10 0 10,00 61 9 61,00 453,122 3 12 12 646 14137
% 15

13 0 RANA HA YILMAZ 4B 12 3 12,00 11 4 11,00 14 1 14,00 14 1 14,00 9 1 9,00 60 10 60,00 450,626 4 13 13 674 15215
% 17

14 0 RABİANUR GÖZÜAÇIK4B 11 4 11,00 12 3 12,00 13 2 13,00 14 1 14,00 10 0 10,00 60 10 60,00 450,298 5 14 14 682 15367
% 17

15 0 BERİRE YILM* 4D 14 1 14,00 12 3 12,00 13 2 13,00 11 4 11,00 9 1 9,00 59 11 59,00 449,181 2 15 15 694 15818
% 17

16 0 RÜMEYSA DEMİR  11 4 11,00 13 0 13,00 14 1 14,00 13 2 13,00 8 2 8,00 59 9 59,00 448,674 2 16 16 704 16023
% 17

17 0 HBEYZA SAKARYA  13 2 13,00 10 5 10,00 14 1 14,00 13 2 13,00 10 0 10,00 60 10 60,00 447,290 3 17 17 735 16636
% 18

18 0 ESMA NUR KARAMAN4E 12 3 12,00 10 5 10,00 13 2 13,00 15 0 15,00 8 2 8,00 58 12 58,00 446,267 3 18 18 745 17077
% 19

19 0 TUANA MAKİNE 4D 13 2 13,00 12 3 12,00 14 1 14,00 11 4 11,00 9 1 9,00 59 11 59,00 445,631 3 19 19 760 17334
% 19

20 0 HSARE ERSÖZ  8 7 8,00 14 1 14,00 13 2 13,00 14 1 14,00 9 1 9,00 58 12 58,00 442,307 4 20 20 817 18853
% 21

21 9 MERYEM ÖZER 4B 12 2 12,00 13 2 13,00 13 2 13,00 11 4 11,00 8 2 8,00 57 12 57,00 441,315 6 21 21 826 19224
% 21

22 0 GÜL ARSLAN 4C 11 4 11,00 12 3 12,00 12 3 12,00 13 2 13,00 9 1 9,00 57 13 57,00 440,652 5 22 22 839 19533
% 21

23 0 ESMA EBRAR ALTUNTAŞ4B 12 3 12,00 12 3 12,00 13 2 13,00 13 2 13,00 5 5 5,00 55 15 55,00 440,620 7 23 23 842 19556
% 21

24 9 ŞERİFE DEVELİ 4A 14 1 14,00 11 4 11,00 13 2 13,00 10 5 10,00 10 0 10,00 58 12 58,00 440,099 2 24 24 848 19768
% 22

25 0 SUDENAZ GÖKAL 4A 13 2 13,00 14 1 14,00 11 4 11,00 9 6 9,00 9 1 9,00 56 14 56,00 439,376 3 25 25 861 20032
% 22

26 0 ESMA ÇET NKAYA  11 3 11,00 13 0 13,00 11 2 11,00 12 2 12,00 9 0 9,00 56 7 56,00 438,623 5 26 26 875 20384
% 22

27 0 SABRİYE MUMCU  11 4 11,00 13 1 13,00 13 1 13,00 11 4 11,00 8 2 8,00 56 12 56,00 435,568 6 27 27 919 21679
% 24

28 0 KÜBRA ÇELİK 4B 11 2 11,00 13 1 13,00 8 7 8,00 12 3 12,00 9 1 9,00 53 14 53,00 432,032 8 28 28 983 23210
% 25

29 0 ZÜLAL SAMANCI 4A 11 4 11,00 12 3 12,00 12 3 12,00 11 4 11,00 10 0 10,00 56 14 56,00 431,737 4 29 29 989 23334
% 25

30 0 SELİN SU ÖZTÜRK 4 11 4 11,00 11 4 11,00 12 3 12,00 13 2 13,00 7 3 7,00 54 16 54,00 431,042 1 30 30 1000 23722
% 26

31 0 BERİL EDA ÜNLERŞEN4D 10 5 10,00 12 3 12,00 11 4 11,00 12 3 12,00 10 0 10,00 55 15 55,00 429,248 4 31 31 1020 24465
% 27

32 0 HİRANUR DAĞLI 4A 12 3 12,00 11 4 11,00 9 6 9,00 12 3 12,00 9 1 9,00 53 17 53,00 428,732 5 32 32 1030 24683
% 27

33 0 NİSA KERTİK 4A 12 3 12,00 11 4 11,00 11 4 11,00 11 4 11,00 9 1 9,00 54 16 54,00 427,671 6 33 33 1051 25160
% 27
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA ÇUMRA İHSAN ÇETİNKAYA İMAM HATİP ORTAOKULU4. SINIF LGS 5.DENEME 159 159 3030 91850

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (SOS) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik SOSYAL BİLGİLER Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 8,61 9 6 9,03 9 5 9,49 9 6 8,55 7 3 7,05 43 26 42,73 376,410

Okul Ortalaması 9 6 8,50 8 6 8,45 9 5 9,37 8 7 7,67 7 3 6,66 41 27 40,65 366,790

KATILIMLAR

34 0 ZEYNEP ELA ÖZDEMİR4E 13 1 13,00 10 5 10,00 10 5 10,00 12 3 12,00 7 3 7,00 52 17 52,00 427,066 4 34 34 1063 25463
% 28

35 0 GÜLVERA ERGİN 4B 13 2 13,00 10 5 10,00 12 3 12,00 11 4 11,00 7 3 7,00 53 17 53,00 426,005 9 35 35 1084 25869
% 28

36 0 ZEHRA NİDA BAYRAM4B 11 4 11,00 13 1 13,00 9 6 9,00 11 4 11,00 7 3 7,00 51 18 51,00 424,786 10 36 36 1097 26395
% 29

37 0 HAND*UR HARMANCI 11 4 11,00 13 2 13,00 12 3 12,00 9 6 9,00 9 1 9,00 54 16 54,00 424,457 7 37 37 1100 26526
% 29

38 0 FATIMA B BÜYÜKEKEN 11 4 11,00 12 3 12,00 13 2 13,00 9 6 9,00 10 0 10,00 55 15 55,00 423,026 8 38 38 1127 27221
% 30

39 0 ELİF GÖNÜL ERGİN  10 5 10,00 11 4 11,00 11 4 11,00 12 3 12,00 9 1 9,00 53 17 53,00 421,632 9 39 39 1153 27877
% 30

40 0 HİRA CERAN  12 3 12,00 13 2 13,00 12 3 12,00 7 8 7,00 10 0 10,00 54 16 54,00 421,289 10 40 40 1160 28015
% 31

41 6 ZEYNEP ÖZDAMAR 4B 11 4 11,00 12 3 12,00 13 2 13,00 8 7 8,00 10 0 10,00 54 16 54,00 417,571 11 41 41 1221 29676
% 32

42 0 EBRAR KÖSEOĞLU  10 4 10,00 11 1 11,00 12 2 12,00 11 2 11,00 8 2 8,00 52 11 52,00 416,380 11 42 42 1239 30177
% 33

43 0 HALİME KAYA  13 2 13,00 10 5 10,00 13 2 13,00 8 7 8,00 8 2 8,00 52 18 52,00 413,833 12 43 43 1273 31323
% 34

44 0 AZRA ESLEM AKSOY 4A 8 7 8,00 12 3 12,00 11 4 11,00 12 3 12,00 7 3 7,00 50 20 50,00 411,772 7 44 44 1313 32201
% 35

45 0 ESLEM SILA ÇELİK  9 4 9,00 11 4 11,00 13 1 13,00 10 4 10,00 10 0 10,00 53 13 53,00 411,364 13 45 45 1318 32355
% 35

46 0 YAĞMUR SAMANCI 4B 9 6 9,00 13 2 13,00 11 4 11,00 9 6 9,00 9 0 9,00 51 18 51,00 410,766 12 46 46 1328 32654
% 36

47 0 MELEK SARE ZENGİN4B 9 6 9,00 11 3 11,00 12 3 12,00 11 3 11,00 8 2 8,00 51 17 51,00 410,633 13 47 47 1331 32719
% 36

48 0 AZRA SOLAK 4A 10 4 10,00 11 3 11,00 10 5 10,00 10 5 10,00 10 0 10,00 51 17 51,00 410,520 8 48 48 1335 32770
% 36

49 0 REYYAN TÜRKOĞLU  11 4 11,00 11 4 11,00 9 6 9,00 10 5 10,00 7 3 7,00 48 22 48,00 408,088 14 49 49 1379 33893
% 37

50 0 AMINE KAYA  10 5 10,00 12 3 12,00 8 6 8,00 10 4 10,00 7 3 7,00 47 21 47,00 405,766 15 50 50 1407 34934
% 38

51 0 MERYEM SUD ÖZDEMİR4A 12 3 12,00 9 6 9,00 11 4 11,00 9 6 9,00 9 1 9,00 50 20 50,00 405,519 9 51 51 1411 35028
% 38

52 0 NESLİHAN 4E 11 4 11,00 9 6 9,00 10 5 10,00 10 5 10,00 8 2 8,00 48 22 48,00 401,035 5 52 52 1482 36983
% 40

53 0 ESMANUR ÇÖM  12 3 12,00 7 8 7,00 9 6 9,00 11 4 11,00 9 1 9,00 48 22 48,00 400,789 16 53 53 1485 37092
% 40

54 0 ELİFSU KORKUT 4A 11 3 11,00 9 6 9,00 9 5 9,00 11 2 11,00 6 2 6,00 46 18 46,00 400,304 10 54 54 1492 37261
% 41

55 0 AYŞEYÜSRA BAŞARAN4A 11 3 11,00 10 5 10,00 11 4 11,00 8 7 8,00 9 1 9,00 49 20 49,00 399,939 11 55 55 1502 37407
% 41

56 0 ZEHRA ÜYE 4C 11 4 11,00 9 6 9,00 11 4 11,00 10 5 10,00 6 1 6,00 47 20 47,00 399,244 6 56 56 1512 37700
% 41

57 0 MERYEM GÖNENÇ 4E 8 7 8,00 11 4 11,00 12 3 12,00 11 4 11,00 5 5 5,00 47 23 47,00 398,904 6 57 57 1519 37847
% 41

58 0 ELİF NİSA ŞİMŞEK 4E 9 6 9,00 10 5 10,00 9 6 9,00 11 4 11,00 7 3 7,00 46 24 46,00 396,426 7 58 58 1556 38884
% 42

59 0 FATMA ZEH ÜNAL 4A 11 4 11,00 9 6 9,00 10 5 10,00 9 6 9,00 8 1 8,00 47 22 47,00 395,581 12 59 59 1571 39273
% 43

60 0 BUĞLEM TEMİZ 4D 9 6 9,00 13 2 13,00 7 8 7,00 9 6 9,00 5 1 5,00 43 23 43,00 394,002 5 60 60 1593 39946
% 43

61 0 İNCİESLEM GÜNGÖR  12 3 12,00 9 6 9,00 9 6 9,00 8 7 8,00 7 3 7,00 45 25 45,00 391,682 17 61 61 1628 40919
% 45

62 0 BİLGE SE LVİ 4A 8 7 8,00 12 3 12,00 8 7 8,00 9 6 9,00 7 3 7,00 44 26 44,00 388,818 13 62 62 1661 42082
% 46

63 0 **A *DN   E  B 7 8 7,00 11 4 11,00 11 4 11,00 9 6 9,00 7 3 7,00 45 25 45,00 384,040 1 63 63 1715 44025
% 48

64 0 ELFİN GÜL ÖNEL  8 7 8,00 7 8 7,00 11 4 11,00 12 3 12,00 7 3 7,00 45 25 45,00 383,662 18 64 64 1719 44213
% 48

65 0 HALİDE KART  10 5 10,00 8 7 8,00 9 6 9,00 10 5 10,00 6 4 6,00 43 27 43,00 383,481 19 65 65 1724 44269
% 48

66 0 EFLİN KURT 4A 10 5 10,00 6 9 6,00 14 1 14,00 9 6 9,00 8 2 8,00 47 23 47,00 381,756 14 66 66 1746 44992
% 49
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA ÇUMRA İHSAN ÇETİNKAYA İMAM HATİP ORTAOKULU4. SINIF LGS 5.DENEME 159 159 3030 91850

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (SOS) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik SOSYAL BİLGİLER Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 8,61 9 6 9,03 9 5 9,49 9 6 8,55 7 3 7,05 43 26 42,73 376,410

Okul Ortalaması 9 6 8,50 8 6 8,45 9 5 9,37 8 7 7,67 7 3 6,66 41 27 40,65 366,790

KATILIMLAR

67 0 ŞERİFESENA SAVRAN4A 9 6 9,00 7 8 7,00 9 6 9,00 10 5 10,00 10 0 10,00 45 25 45,00 380,088 15 67 67 1772 45694
% 50

68 0 ELİFİ KÖROĞLU 4B 11 4 11,00 7 8 7,00 11 4 11,00 9 6 9,00 4 6 4,00 42 28 42,00 378,558 14 68 68 1795 46282
% 50

69 0 FATIMA UĞURLU 4A 11 4 11,00 10 5 10,00 6 9 6,00 7 8 7,00 6 4 6,00 40 30 40,00 377,518 16 69 69 1816 46750
% 51

70 0 REYYAN GÜMÜŞ  7 8 7,00 9 6 9,00 12 3 12,00 9 6 9,00 8 2 8,00 45 25 45,00 376,987 20 70 70 1826 46951
% 51

71 5 ŞERİFENİSA ÜLKÜ 4D 9 6 9,00 9 6 9,00 9 6 9,00 8 7 8,00 8 2 8,00 43 27 43,00 376,435 6 71 71 1831 47190
% 51

72 0 ESMAHAN HARMAN 4A 6 9 6,00 10 5 10,00 8 7 8,00 10 5 10,00 9 1 9,00 43 27 43,00 375,522 17 72 72 1841 47592
% 52

73 0 AYŞENURR ADIGÜZEL4A 7 8 7,00 9 6 9,00 12 3 12,00 8 7 8,00 7 3 7,00 43 27 43,00 369,538 18 73 73 1905 50085
% 55

74 0 ZÜMRANUR ÇELEN 4B 8 7 8,00 10 5 10,00 9 6 9,00 6 7 6,00 10 0 10,00 43 25 43,00 369,389 15 74 74 1908 50142
% 55

75 0 EMİNE SARE ŞİMŞEK  8 3 8,00 5 2 5,00 10 3 10,00 11 2 11,00 9 0 9,00 43 10 43,00 368,754 21 75 75 1917 50404
% 55

76 0 GÜLİSTAN AYYILDIZ 4E 9 6 9,00 10 2 10,00 8 2 8,00 5 4 5,00 8 2 8,00 40 16 40,00 363,497 8 76 76 1983 52526
% 57

77 0 AYŞE ERVA YAŞAR 4A 10 5 10,00 7 7 7,00 10 5 10,00 6 8 6,00 8 2 8,00 41 27 41,00 362,226 19 77 77 2000 53018
% 58

78 0 HAVVABEREN OCAK  8 7 8,00 8 7 8,00 6 8 6,00 9 6 9,00 7 3 7,00 38 31 38,00 361,936 22 78 78 2006 53114
% 58

79 0 REYYAN EVİRGEN  9 6 9,00 7 8 7,00 10 5 10,00 7 8 7,00 8 2 8,00 41 29 41,00 361,934 23 79 79 2007 53116
% 58

80 0 AYŞE BETÜL ÇOCUK 4A 8 6 8,00 8 7 8,00 10 5 10,00 7 8 7,00 8 2 8,00 41 28 41,00 361,809 20 80 80 2008 53166
% 58

81 0 İREM SENA YILDIZ 4A 7 8 7,00 9 6 9,00 10 5 10,00 7 8 7,00 8 2 8,00 41 29 41,00 361,684 21 81 81 2011 53228
% 58

82 0 ZEYNEP NAZ KOÇA K4B 10 5 10,00 6 9 6,00 9 6 9,00 7 8 7,00 8 2 8,00 40 30 40,00 359,862 16 82 82 2038 54005
% 59

83 0 FATMA İKRA OLGUN 4A 9 5 9,00 8 3 8,00 7 6 7,00 7 7 7,00 7 2 7,00 38 23 38,00 358,971 22 83 83 2049 54394
% 59

84 0 EBRAR ÇAKIR  8 7 8,00 8 7 8,00 9 6 9,00 7 8 7,00 7 2 7,00 39 30 39,00 357,618 24 84 84 2065 54895
% 60

85 0 MERYEMSENA BALLI 4A 7 7 7,00 9 6 9,00 9 6 9,00 7 7 7,00 7 2 7,00 39 28 39,00 357,493 23 85 85 2066 54959
% 60

86 0 NİSA KAYA 4A 8 6 8,00 10 4 10,00 9 6 9,00 5 10 5,00 6 4 6,00 38 30 38,00 355,959 24 86 86 2092 55575
% 61

87 0 MERYEM NAZ ÇAKIR 4A 8 7 8,00 8 6 8,00 11 4 11,00 5 10 5,00 9 1 9,00 41 28 41,00 355,091 25 87 87 2107 55961
% 61

88 0 MERYEMSUDE ASLAN4A 8 7 8,00 9 3 9,00 6 9 6,00 7 7 7,00 6 4 6,00 36 30 36,00 354,655 26 88 88 2113 56124
% 61

89 0 RABİA DEMİR 4B 8 7 8,00 9 6 9,00 10 5 10,00 6 9 6,00 4 6 4,00 37 33 37,00 354,000 17 89 89 2122 56377
% 61

90 0 FATIMA C İZMİRLİ 4A 9 6 9,00 8 7 8,00 7 8 7,00 6 9 6,00 7 3 7,00 37 33 37,00 353,516 27 90 90 2129 56611
% 62

91 0 İDİL SU ÇELEN 4A 7 8 7,00 9 6 9,00 10 5 10,00 5 2 5,00 9 1 9,00 40 22 40,00 352,769 28 91 91 2141 56934
% 62

92 0 EMİNE ELA DEMİRCİ 4E 9 6 9,00 6 9 6,00 9 6 9,00 7 8 7,00 7 3 7,00 38 32 38,00 352,121 9 92 92 2151 57171
% 62

93 0 BUSENAS BASK IN 4A 7 8 7,00 9 4 9,00 9 4 9,00 7 8 7,00 4 5 4,00 36 29 36,00 351,511 29 93 93 2164 57419
% 63

94 0 SEDANUR ARIKBOĞA 6 9 6,00 8 5 8,00 13 2 13,00 6 9 6,00 8 2 8,00 41 27 41,00 351,451 25 94 94 2165 57450
% 63

95 0 ERVA BERRA ÖZYAZI 6 9 6,00 8 7 8,00 10 5 10,00 8 7 8,00 5 5 5,00 37 33 37,00 349,787 26 95 95 2180 58070
% 63

96 0 ZEYNEP ÇALIK  9 6 9,00 7 8 7,00 7 8 7,00 7 8 7,00 5 5 5,00 35 35 35,00 349,361 27 96 96 2185 58251
% 63

97 0 ES L*NAZLI CERİT  9 6 9,00 6 6 6,00 8 5 8,00 6 7 6,00 9 1 9,00 38 25 38,00 348,457 28 97 97 2198 58588
% 64

98 0 MERVE GÖKALP 4B 7 8 7,00 7 8 7,00 8 7 8,00 8 7 8,00 6 4 6,00 36 34 36,00 347,512 18 98 98 2208 58939
% 64

99 0 ELİF RAVZA KAYNAK 4B 8 7 8,00 7 8 7,00 11 4 11,00 6 9 6,00 5 5 5,00 37 33 37,00 346,947 19 99 99 2216 59147
% 64
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA ÇUMRA İHSAN ÇETİNKAYA İMAM HATİP ORTAOKULU4. SINIF LGS 5.DENEME 159 159 3030 91850

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (SOS) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik SOSYAL BİLGİLER Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 8,61 9 6 9,03 9 5 9,49 9 6 8,55 7 3 7,05 43 26 42,73 376,410

Okul Ortalaması 9 6 8,50 8 6 8,45 9 5 9,37 8 7 7,67 7 3 6,66 41 27 40,65 366,790

KATILIMLAR

100 0 NİSA KURBİ  10 5 10,00 7 8 7,00 6 8 6,00 5 10 5,00 7 3 7,00 35 34 35,00 345,990 29 100 100 2227 59522
% 65

101 0 ELİFECE KESKİN  8 7 8,00 6 9 6,00 11 4 11,00 5 10 5,00 10 0 10,00 40 30 40,00 345,841 30 101 101 2229 59568
% 65

102 0 ALYA DUA 4B 8 7 8,00 7 8 7,00 10 5 10,00 5 10 5,00 7 3 7,00 37 33 37,00 343,284 20 102 102 2260 60535
% 66

103 0 ELİF GÖKALP 4B 7 8 7,00 5 7 5,00 10 4 10,00 8 6 8,00 7 3 7,00 37 28 37,00 342,656 21 103 103 2266 60786
% 66

104 0 BERFİN EŞİT  7 7 7,00 5 10 5,00 10 5 10,00 7 8 7,00 8 2 8,00 37 32 37,00 339,196 31 104 104 2306 62107
% 68

105 0 FATMANUR TURAN 4E 4 11 4,00 9 6 9,00 8 7 8,00 6 9 6,00 10 0 10,00 37 33 37,00 338,582 10 105 105 2309 62336
% 68

106 0 BUĞÇE DURMAZ 4C 7 8 7,00 6 9 6,00 7 8 7,00 7 8 7,00 7 3 7,00 34 36 34,00 336,233 7 106 106 2333 63272
% 69

107 0 ESLEM NİSA UYSAL 4C 8 7 8,00 7 8 7,00 8 7 8,00 3 12 3,00 8 2 8,00 34 36 34,00 329,975 8 107 107 2396 65607
% 71

108 0 AZRA ATEŞ 4A 7 7 7,00 7 6 7,00 8 7 8,00 4 9 4,00 8 2 8,00 34 31 34,00 329,683 30 108 108 2402 65725
% 72

109 0 ÜMRAN BABACAN  6 9 6,00 5 10 5,00 9 6 9,00 7 8 7,00 7 3 7,00 34 36 34,00 329,258 32 109 109 2414 65897
% 72

110 0 RAVZANUR AKKAYNAK 7 8 7,00 6 9 6,00 9 6 9,00 6 9 6,00 3 6 3,00 31 38 31,00 327,196 33 110 110 2432 66630
% 73

111 0 ASLI YAĞCI 4A 7 8 7,00 7 8 7,00 7 8 7,00 4 11 4,00 7 3 7,00 32 38 32,00 325,492 31 111 111 2450 67261
% 73

112 0 GÜLSENA ÇALIŞKAN 4A 5 7 5,00 4 5 4,00 10 4 10,00 8 3 8,00 6 1 6,00 33 20 33,00 323,546 32 112 112 2471 67991
% 74

113 0 SUDENAZ YILMAZ 4A 7 8 7,00 7 8 7,00 5 10 5,00 5 10 5,00 5 5 5,00 29 41 29,00 322,564 33 113 113 2486 68381
% 74

114 0 GÜLİZAR SARI 4D 7 8 7,00 5 10 5,00 5 5 5,00 6 9 6,00 6 4 6,00 29 36 29,00 318,768 7 114 114 2525 69806
% 76

115 0 ELİF SU ÖNEL 4A 6 9 6,00 5 10 5,00 10 5 10,00 6 9 6,00 3 7 3,00 30 40 30,00 318,024 34 115 115 2538 70091
% 76

116 0 ZEYNEPSENA TEMİZ 4A 10 5 10,00 8 4 8,00 6 9 6,00 1 6 1,00 25 24 25,00 315,836 35 116 116 2561 70941
% 77

117 0 ZEYNEP ÇİÇEK 4A 7 8 7,00 5 10 5,00 7 8 7,00 5 10 5,00 5 5 5,00 29 41 29,00 315,714 36 117 117 2564 70985
% 77

118 0 SEVİMESLEM TORUN4A 9 6 9,00 8 6 8,00 6 9 6,00 2 6 2,00 25 27 25,00 315,544 37 118 118 2566 71051
% 77

119 0 ESLEM HİRA ÖZEN 4A 6 9 6,00 4 11 4,00 7 8 7,00 7 8 7,00 5 5 5,00 29 41 29,00 315,254 38 119 119 2569 71163
% 77

120 0 EMİNE ŞAHİN  6 9 6,00 7 7 7,00 6 9 6,00 3 12 3,00 7 3 7,00 29 40 29,00 312,093 34 120 120 2601 72361
% 79

121 0 ESLEM SEMİ Z  5 7 5,00 6 3 6,00 10 3 10,00 4 4 4,00 5 4 5,00 30 21 30,00 310,979 35 121 121 2618 72759
% 79

122 0 SENA GÖKTÜR K  9 6 9,00 5 10 5,00 7 8 7,00 3 12 3,00 2 4 2,00 26 40 26,00 310,317 36 122 122 2623 72991
% 79

123 0 ZEHRA KOÇAK 4 7 8 7,00 8 7 8,00 11 4 11,00 1 2 1,00 27 21 27,00 309,580 2 123 123 2629 73274
% 80

124 0 ELİF KARAPINAR 4D 7 8 7,00 5 10 5,00 8 7 8,00 2 13 2,00 9 1 9,00 31 39 31,00 309,524 8 124 124 2630 73291
% 80

125 0 EBRAR KOY UNCU  7 8 7,00 6 9 6,00 5 10 5,00 5 10 5,00 1 3 1,00 24 40 24,00 308,966 37 125 125 2634 73485
% 80

126 0 FATMA B YÜKSEL 4B 5 10 5,00 4 11 4,00 5 10 5,00 8 7 8,00 4 6 4,00 26 44 26,00 308,573 22 126 126 2638 73648
% 80

127 0 ZEYNEP SÜRÜCÜ 4C 10 5 10,00 4 11 4,00 9 6 9,00 0 15 0,00 7 3 7,00 30 40 30,00 308,443 9 127 127 2639 73695
% 80

128 0 AYŞE BETÜL ÖZCAN 4A 8 7 8,00 4 11 4,00 8 7 8,00 3 12 3,00 5 5 5,00 28 42 28,00 307,127 39 128 128 2652 74207
% 81

129 0 RE*İYE NAZ SİN UP  6 9 6,00 7 8 7,00 8 7 8,00 2 13 2,00 5 5 5,00 28 42 28,00 307,045 38 129 129 2656 74243
% 81

130 0 *A **  S **  İ 4A 6 9 6,00 5 8 5,00 5 10 5,00 6 8 6,00 3 5 3,00 25 40 25,00 307,039 40 130 130 2657 74244
% 81

131 0 RANA ŞİMŞİR  8 7 8,00 5 10 5,00 7 8 7,00 3 12 3,00 3 7 3,00 26 44 26,00 306,564 39 131 131 2661 74392
% 81

132 0 DENİZ CAYGIN 4A 6 9 6,00 7 8 7,00 5 10 5,00 3 12 3,00 5 5 5,00 26 44 26,00 305,908 41 132 132 2668 74660
% 81
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA ÇUMRA İHSAN ÇETİNKAYA İMAM HATİP ORTAOKULU4. SINIF LGS 5.DENEME 159 159 3030 91850

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (SOS) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik SOSYAL BİLGİLER Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 8,61 9 6 9,03 9 5 9,49 9 6 8,55 7 3 7,05 43 26 42,73 376,410

Okul Ortalaması 9 6 8,50 8 6 8,45 9 5 9,37 8 7 7,67 7 3 6,66 41 27 40,65 366,790

KATILIMLAR

133 0 ELİF ŞİMŞİR 4B 4 11 4,00 4 11 4,00 7 8 7,00 6 9 6,00 7 3 7,00 28 42 28,00 302,293 23 133 133 2698 75901
% 83

134 0 AYŞE RANA KELEŞ 4A 6 9 6,00 6 6 6,00 5 10 5,00 4 11 4,00 2 8 2,00 23 44 23,00 299,759 42 134 134 2723 76809
% 84

135 0 *E  ME * *  L 4A 7 8 7,00 3 10 3,00 8 7 8,00 4 11 4,00 4 4 4,00 26 40 26,00 299,219 43 135 135 2726 76999
% 84

136 0 ZARİFE YETİŞ 4C 5 10 5,00 4 11 4,00 9 5 9,00 5 9 5,00 3 7 3,00 26 42 26,00 299,004 10 136 136 2728 77068
% 84

137 0 TUANR ARYA ALEMDAR4 5 10 5,00 4 11 4,00 10 5 10,00 2 13 2,00 10 0 10,00 31 39 31,00 298,796 3 137 137 2730 77129
% 84

138 0 HKÜBRA GÖZ  4 11 4,00 7 8 7,00 7 8 7,00 3 12 3,00 4 6 4,00 25 45 25,00 296,814 40 138 138 2749 77831
% 85

139 0 ŞERİFESENA YILDIZ 4A 4 11 4,00 5 10 5,00 6 9 6,00 4 11 4,00 7 3 7,00 26 44 26,00 294,810 44 139 139 2772 78574
% 86

140 0 DAMLA CAYGIN 4A 4 11 4,00 2 13 2,00 10 5 10,00 6 9 6,00 5 5 5,00 27 43 27,00 293,652 45 140 140 2779 79025
% 86

141 0 EMİNE GÜLD EREN AK 3 11 3,00 4 11 4,00 7 8 7,00 6 9 6,00 5 5 5,00 25 44 25,00 292,558 41 141 141 2789 79374
% 86

142 0 MÜSLÜME ÇELİK  3 12 3,00 6 9 6,00 7 8 7,00 5 10 5,00 2 8 2,00 23 47 23,00 292,366 42 142 142 2795 79444
% 86

143 0 ZEHRA YILDIRIM 4A 3 12 3,00 6 9 6,00 5 10 5,00 5 10 5,00 3 1 3,00 22 42 22,00 289,966 46 143 143 2816 80284
% 87

144 0 FERHAN ALTUN 4E 8 7 8,00 3 12 3,00 6 9 6,00 3 12 3,00 0 10 0,00 20 50 20,00 287,141 11 144 144 2840 81259
% 88

145 0 *RA  ZN A *  Z     A  5 10 5,00 6 9 6,00 3 12 3,00 2 13 2,00 6 4 6,00 22 48 22,00 286,685 43 145 145 2847 81439
% 89

146 0 SÜMEYYENUR EREN 4E 4 11 4,00 4 11 4,00 10 5 10,00 4 11 4,00 1 9 1,00 23 47 23,00 286,012 12 146 146 2855 81692
% 89

147 0 FATMAZEHRA ALTUNYALDI4B 6 9 6,00 5 3 5,00 7 8 7,00 2 6 2,00 1 8 1,00 21 34 21,00 285,628 24 147 147 2860 81804
% 89

148 0 ZEYNEP BAŞARAN 4A 6 9 6,00 4 10 4,00 4 11 4,00 2 13 2,00 6 4 6,00 22 47 22,00 283,385 47 148 148 2880 82595
% 90

149 0 ZEYNEP İC DUR 4B 5 8 5,00 6 7 6,00 7 8 7,00 1 9 1,00 2 5 2,00 21 37 21,00 282,042 25 149 149 2891 83011
% 90

150 0 HKÜBRA ŞAHİN  5 10 5,00 7 8 7,00 3 12 3,00 1 14 1,00 2 8 2,00 18 52 18,00 278,876 44 150 150 2911 84113
% 92

151 0 DAMLA  SU ÖNAY  5 10 5,00 4 11 4,00 6 8 6,00 1 14 1,00 7 3 7,00 23 46 23,00 278,571 45 151 151 2915 84213
% 92

152 0 AZRA EFLİN ACARB    Ç4E 2 13 2,00 4 11 4,00 6 9 6,00 5 10 5,00 4 6 4,00 21 49 21,00 277,166 13 152 152 2926 84688
% 92

153 0 ŞERİFE DURAL 4D 2 13 2,00 3 12 3,00 6 9 6,00 6 9 6,00 4 6 4,00 21 49 21,00 276,998 9 153 153 2928 84737
% 92

154 0 EMİNE ATAK 4C 5 10 5,00 2 13 2,00 3 12 3,00 4 11 4,00 6 4 6,00 20 50 20,00 275,106 11 154 154 2936 85302
% 93

155 0 ÖZGE GÜL  3 12 3,00 8 7 8,00 7 8 7,00 18 27 18,00 272,350 46 155 155 2951 86106
% 94

156 0 ELİF S SAĞ 4A 5 9 5,00 4 11 4,00 10 5 10,00 0 8 0,00 19 33 19,00 267,947 48 156 156 2967 87301
% 95

157 0 BULEM GÜLCEMAL  1 14 1,00 3 12 3,00 6 9 6,00 3 12 3,00 2 6 2,00 15 53 15,00 250,900 47 157 157 3004 90447
% 98

158 0 SEMİHA YEN  2 13 2,00 2 13 2,00 5 10 5,00 4 11 4,00 13 47 13,00 250,295 48 158 158 3007 90516
% 99

159 0 RAĞDE ELAHMET 4A 4 10 4,00 3 11 3,00 2 11 2,00 0 14 0,00 2 5 2,00 11 51 11,00 242,990 49 159 159 3016 91122
% 99
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA ÇUMRA İHSAN ÇETİNKAYA İMAM HATİP ORTAOKULU4. SINIF LGS 5.DENEME 159 159 3030 91850

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (SOS) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik SOSYAL BİLGİLER Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 8,61 9 6 9,03 9 5 9,49 9 6 8,55 7 3 7,05 43 26 42,73 376,410

Okul Ortalaması 9 6 8,50 8 6 8,45 9 5 9,37 8 7 7,67 7 3 6,66 41 27 40,65 366,790

KATILIMLAR
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